Orden de Compra Sm) Yo Lok

Universidad Santiago de Chile Despacho p/lmpr
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins n° 3363 Pedido Prove F Revision Pag
. Santiago RM USACH-0000006055 12/27/2018 1
g’:ﬂfﬂﬁ% CHILE Condic Pago Cond Flete Mét Env
RUT:60.911.000-7 30 dias Destino c/Derechos Pagados Camidn
Compr Teléf Moneda
Prove: 0618090000 Arturo Aracena Mufioz CLP
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO Fact: Avenida Ecuador 3555, Unidad de Adquisiciones
PIO NONO 450 Santiage RM
Santiago RM CHILE
CHILE
Inser IVA:  CL 0809110007
Estandar
Lin-Env__Art/Descripcién CantidadUM Prc Ped Impt Extend  ltem
1- 1 Pago por arriendo de antena USACH (007) 1.00UN 413,487.00 413,487 Gz2e7
USACH.Correspondiente al mes de
Enero-2019
Total de 15 UF, gue corresponden
al valor de la UF con fecha
09/01/2018, en $413.487
Segin resolucidén N°2770-174
Total Programa 413,487
Total Art  99999999-01 413487
Impt Total Ped

Firma ~ Firma
Jefe de Compras Jefe Unidad Adquisiciones




& %

% UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO

Pumwe®) | DE CHILE
. Solicitud de Compra
UniNeg: USACH Aprobada
L( ID Sol: Fecha Aprobacién Pag.
Ui (;‘[ 0000040201 26-12-2018 1
M LL;? Solicitante Moneda
< JESSICA ALEJANDRA RIOS MUNOZ CLP
Q‘ d é/b Aprobador
' FERNANDO ANDRES SEYMOUR DOBUD
Lin - Env L At Descripcion C.Costo Item UM Cantidad Imprt.
1-1 99999999-01 Servicios 007 G267 UN 1 413,487
Total Linea: 413,487
Importe Total Solicitud: 413,487

Fecha de emisién de la Solicitud 27-12-2018

Universidad de Santiago de Chile. Avenida Libertader Bernardo O'Higgins n® 3363. Estacién Central. Santiago. Chile.
Mesa central (562) 2 718 00 00




UNNVERSIDAD

DE SANTIAGO
CE CHILE '
) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
UniNeg: USACH Aprobada
1D Sol; Fecha Aprobacién Pag.
0000040201 26-12-2018 1
Solicitante Moneda
JESSICA ALEJANDRA RIOS MUROZ CLP
Aprobador
FERNANDO ANDRES SEYMOUR DOBUD
Lin - Env Art. Descripcidn um Cantidad Imprt.
1-1 99999998-01 Servicios UN 1 413,487
C. de Costo: 007
ltem: G267
Total Linea: 413,487
Importe Total Solicitud: 413,487

De conformidad al Decreto N° 1 del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad de Santiago de Chile para el Afic 2018, vy segin
Solicitud 1D. 0000040201 , certifico que, a la fecha del presente documento, la institucion cuenta con el presupuesto disponible para la
adquisicién y/o contratacién de los blenes y/o servicios defallados en la Solicitud de Compra antes mencicnada,

Esta erogacién se imputard al {tem presupuestario segin lo detallado en las lineas precedentes.

Fecha de emision del Certificado 27-12-2018

JEFEf LANIFICACION PRESUPUESTARIA

J

k Universidad de Santiago de Chile. Avenida Libertador Bernardo O'Higgins n® 3363. Estacién Central. Santiago. Chile.
Mesa central (562) 2 718 00 00




Correo de USACH - Fwd: Solicitud 40201

‘,$ UNIVERSIDAD
7 | DESANTIAGO
ey | OF CHILE

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=fd59a9bcfl &view=pt&search=...

Arturo Aracena Munoz <arturo.aracena@usach.cl>

Fwd: Solicitud 40201

1 mensaje

Maria Castillo Cortés <maria.castillo.c@usach.cl>
Para: Arturo Aracena Munoz <arturo.aracena@usach.cl>

Respaldo solicitud 40201.
Atte.

---------- Forwarded message --——---

From: Jessica Rios <jessica.rios@usach.cl>

Date: jue., 27 dic. 2018 a las 11:07

Subject: Solicitud 40201

To: Marcela Tapia <marcela.tapia@usach.cl>

Cc: Maria Castillo Cortés <maria.castillo.c@usach.cl>

Estimada Marcela y Mary,

27 de diciembre de 2018, 11:26

La solicitud 40201 corresponde al pago del Parque Metropolitano mes de enero de 2019.

Saludos,

Jessica Rios M,
UNIVERSIDAD  Administrativo Especializado
Departamento de Comunicaciones
DE SANTIAGO Vicerrectoria de Vinculaciéon con el Medio
DE CHIL«E Avenida Ecuador 3412, Estacion Central, Santiago - Chile

Tel + 56 2 2 7181726 / www.usach.cl

Maria Castillo Cortes

Unidad de Adquisiciones
Universidad de Santiago de Chile
Fono: 227181553

27-12-2018 12:40



